Robert Werzer

Von: Manfred Binder

Gesendet: Dienstag, 22. April 2014 12:57
An: Robert Werzer

Betreff: WG: Auszahlung

Die ist die e-mail

Manfred Binder
Buchhaltung

Wesser GmbH
Konigstrale 30
70173 Stuttgart
Deutschland

Telefon: +49 711 162 66 24

Telefax: +49 711 162 66 30

E-Mail: Manfred.Binder@wesser.de

Internet: http://www.wesser.de

Facebook: http://www.facebook.com/wesser.eu

Amtsgericht Stuttgart HRB4877
Geschaftsfihrer: Helmut Wesser, Peter Renz

Von: Manfred Binder

Gesendet: Mittwoch, 16. April 2014 08:47
An: Peter Renz

Cc: Agnes Jorgensen; Irene Kisselew
Betreff: Auszahlung

Herr Renz

Folgende Personen werden nicht ausbezahlt bzw. auf bar gesetzt wurde mit Frau Jorgensen so besprochen

14021 Schiljahin  fehlt Studienbescheinigung

14102 Habte fehlt Studienbescheinigung

14150 Umbach Auszahlungssperre It. Frau Kisselew
14152 Voigt Auszahlungssperre It. AP

14173 Gullans fehlen samtliche Papiere

Bitte geben Sie mir ok damit ich abschliessen kann



Danke

Mit freundlichen Griissen

Manfred Binder
Buchhaltung

Wesser GmbH
KonigstraRBe 30
70173 Stuttgart
Deutschland

Telefon: +49 711 162 66 24

Telefax: +49 711 162 66 30

E-Mail: Manfred.Binder@wesser.de

Internet: http://www.wesser.de

Facebook: http://www.facebook.com/wesser.eu

Amtsgericht Stuttgart HRB4877
Geschéftsfihrer: Helmut Wesser, Peter Renz



